s.dibenedetto@cam-spa.com

Da: info@studiolegalesanita.it

Inviato: martedi 14 luglio 2020 18:42

A: a.santucci@cam-spa.com

Cc: morgante.manuela@virgilio.it; s.dibenedetto@cam-spa.com
Oggetto: Re: R: CAM vs DI LORENZO FILOMENA (ns. rif. 7/2017)

Faccio seguito alla corrispondenza pregressa per trasmettervi in calce i dati, ricevuti dall'avv. Irti, ove effettuare il
bonifico per le spese legali della Allianz nel giudizio di cui all'oggetto.

L'occasione e grata per porgere cordiali saluti

Avv. Luca Sanita

Caro Luca,

riporto le indicazioni per far disporre il pagamento di quanto liquidato in sentenza:

allianz spa

IT 12 S 03589 01600 010570294553

CAUSALE: 925842961

Al ricevimento della valuta seguira relativa documentazione fiscale.

Cordiali saluti

Aurelio

STUDIO LEGALE SANITA'
Via P. M. Bagnolin. 155
67051 Avezzano (AQ)

tel. - fax. +39.0863.1940482
mail: info@studiolegalesanita.it
www.studiolegalesanita.it

Questa comunicazione é predisposta esclusivamente per il destinatario.

Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e
riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 —
GDPR e dunque ne é proibita 'utilizzazione ulteriore non autorizzata.

Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente
e cancellare la e-mail.

Grazie.

Da: a.santucci@cam-spa.com

A: info@studiolegalesanita.it, morgante.manuela@virgilio.it
Cc: s.dibenedetto@cam-spa.com

Data: Fri, 3 Jul 2020 12:48:48 +0200

Oggetto: R: CAM vs DI LORENZO FILOMENA (ns. rif. 7/2017)



